
Emne: Sv: Gnr5, bnr 544 
Til: Pål Ripnes <palripnes@gmail.com> 
Sendt: 16.03.2023 12:22:00 
Fra: Sindre Nygaard <siny@karmoy.kommune.no> 
Hei, 

Vedlagt ligger kjøpekontrakt m. vedlegg. Ber om at det signeres 2 stk. eksemplarer av denne 
som leveres til rådhuset ved servicetorget og merkes med mitt navn. 

Det må også signeres på 2 stk. skjøter i original som også leveres inn sammen med 
kjøpekontrakt. Husk vitner på denne og signatur pkt 9. samt signatur nederst på hver side under 
utsteders underskrift". 

Viktig at alle som er signaturberretighet i firmaet signerer på kjøpekontrakt og skjøte og at dere 
legger ved 2 stk. firma attester. Ber om at dere påfører konto nummer for utbetaling i pkt. 8. 

Vi trenger også bekreftelse fra bank vedrørende pant på eiendommen. Her er det behov for en 
skriftlig tilbakemelding til undertegnede per mail på at pant blir slettet mot innbetaling av 
oppgjør. 

Er noe uklart gi meg en lyd. 

Med vennlig hilsen 
Sindre Nygaard 
Eiendomsrådgiver | Sektor Eiendom 
E-Mail: sindre.nygaard@karmoy.kommune.no 
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no 

Fra: Pål Ripnes <palripnes@gmail.com> 
Sendt:torsdag 16. mars 2023 10:02 
Til: Sindre Nygaard <siny@karmoy.kommune.no> 
Emne: Re: Gnr5, bnr 544 

Hei Sindre, 

Hvordan går det? 
Vi er inne i en ny uke. 
Kunne du fått sendt papirer så snart som mulig? 

https://www.karmoy.kommune.no/


Mvh 
Pål 
SNR Eiendom 

tir. 7. mar. 2023, 16:20 skrev Pål Ripnes <palripnes@gmail.com>: 
Strålende, 
Det haster litt for vår del. 

Mvh 
Pål 

On Tue, Mar 7, 2023 at 2:26 PMSindre Nygaard <siny@karmoy.kommune.no> wrote: 
Hei, 

Jeg har dessverre ikke hatt tid å se på dette enda. Skal prøve å få sett på det ila uken. 

Med vennlig hilsen 
Sindre Nygaard 
Eiendomsrådgiver | Sektor Eiendom 
E-Mail: sindre.nygaard@karmoy.kommune.no 
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no 

Fra: Pål Ripnes <palripnes@gmail.com> 
Sendt:fredag 3. mars 2023 12:55 
Til: Sindre Nygaard <siny@karmoy.kommune.no> 
Emne: Re: Gnr5, bnr 544 

Hei Sindre, 

Hvordan ligger du ann med papir arbeide for tilbake kjøp av tomta? 

Mvh 
Pål Ripnes 
99235371 

ons. 22. feb. 2023, 13:34 skrev Pål Ripnes <palripnes@gmail.com>: 

---------- Forwarded message --------- 
From: Pål Ripnes<palripnes@gmail.com> 
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Date: Wed, Feb 22, 2023 at 1:26 PM 
Subject: Gnr5, bnr 544 
To: <sindre.nygaard@karmoykommune.no> 

Hei Sindre, 

Takk for hyggelig samtale. 
Sam jeg sa så får vi ikke kommet i gang med bygging på tomten pga økt utgifter. 

Så da kan du sette i gang med papirarbeidet for tilbake kjøp til kommunen så snart som 
mulig. 

Mvh 
Pål Ripens 
99235371 
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