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Informasjon om tiltaket 
I delegert sak nr. 296/23 ble det gitt avslag på søknad om riving og oppføring av ny enebolig. Eneboligen var 
prosjektert med en størrelse på 254,6 m², noe som er i strid med kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1, der 
det heter at bolig på bebygde boligeiendommer skal være maks 200 m² BYA. Vedtak om avslag ble påklaget av 
ansvarlig søker i brev datert 11.03.2023. Hovedutvalg teknisk og miljø fattet følgende vedtak i sak nr. 58/23: 

«HTM anbefaler dispensasjon fra PBLs § 11-6, størrelse på bolig, etter medhold i samme lovs § 19-2, 
slik at eldre bolig kan rives og ny bolig oppføres som omsøkt. 
Begrunnelse for dispensasjonen. 
Omsøkte er å betrakte som en erstatningsbolig og oppføres på samme sted som før og 
landbruksjord berøres ikke. 
Tiltakshaver reduserer bygget til 200 KVM. BYA slik at det er iht. kommuneplanens bestemmelser.» 

Kommunens landbruksavdeling har gitt følgende uttalelse: 
«Erstatningshus med leilighet vil ligge på det som i dag er tunområdet. Nybygget vil ikke legge 
beslag på jordbruksareal. 
Kommunens landbruksavdeling har ingen innvendinger til omsøkte tiltak.» 

Vurdering 
Kommunen var i utgangspunktet negativ til dispensasjon i saken, da omsøkt bolig medførte en overskridelse av 
kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1, vedrørende BYA for boliger på denne type eiendommer. I HTM- 
vedtak nr. 58/23 er det satt som begrensning at bygget skal reduseres til 200 m². Da dette er i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser, stiller kommunen seg positiv til dispensasjon fra LNF-formålet. 

Etter pbl § 19-2 (2) skal ikke dispensasjon gis: 
• Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse 
eller nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 
• Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan gi dispensasjon. 

Det må først vurderes om hensyn bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt. 
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De generelle hensyn bak at et område avsettes til LNF-formål er å ivareta landbruksproduksjon og/eller sikre 
naturområder med spesielle naturkvaliteter og/eller spesiell betydning for friluftslivet. Dette er arealer som 
idet vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruket og for bruk av området til 
friluftsliv. 

Den nye boligen erstatter en eldre bolig og situasjonen vil derfor ikke endres i forhold til i dag. Det 
er ikke knyttet natur- eller friluftsinteresser til byggetomta og huset skal plasseres omtrent som 
eksisterende bolig. Det vektlegges også at boligen ikke vil legge beslag på jordbruksareal, og at 
kommunens landbruksavdeling ikke har innvendinger til tiltaket. Bebygde boligeiendommer i LNF-formål 
tillates bebygd under visse vilkår. Så lenge vilkårene om størrelse overholdes vil ikke 
hensynet bak bestemmelsen settes til side. 

Det må videre vurderes om fordelene er større enn ulempene. 

Fordelen ved dispensasjon er at et utidsmessig hus blir erstattet av et moderne hus, som oppfyller 
tekniske krav til energibruk m.m. Det er også en fordel at allerede opparbeidet infrastruktur i veg 
og VA-nett kan benyttes. Boliger i landbruksområder kan være konfliktskapende på grunn av støy, 
lukt m.m. Her vil imidlertid ikke boligen ligge inntil beitemark eller dyrka areal. Kommunen 
vurderer at fordelene er større enn ulempene for dispensasjon fra LNF-formålet. 

Har du innspill? 
Før kommunen behandler saken videre, ber vi om deres uttalelse innen fire uker. Frist er satt til 11.08.2023. 
Vedlagt følger kopi av saken. 

Med hilsen 

Gry Trovåg Hansen 
fagansvarlig byggesak 
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