---------- Forwarded message ---------

Fra: Hans Tangen <htangen54 @gmail.com>
Date: tor. 28. sep. 2023, 09:35

Subject: Tilskudd vann/kloakkledninger

To: <post@karmoy.kommune.no>

Ny vann og kloakkledning er na ferdig opparbeidet pa Gnr 8, Br.nr 62,Vestre Karmgyveg
215C.

| den forbindelse sgker vi med dette om tilskudd fra Kommunen.

Vedlagt felger mottatte faktura fra Rasmus Ytreland. Sum kr 269997,50

Legger ved belgp utbetalt fra IF.
Mvh H Tangen

Hei.
Sum som er dekket er 25772 kr. Jeg legger pa 10 000 kr i tillegg for dyp graft.
Sum blir da 44715 kr med mva.

Mvh. Roar IF.
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