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Vedtak om rammetillatelse -  - gnr. 3 bnr. 389 - 
 
Adresse Gardsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

 3 389   
Ansvarleg søkjar Tiltakshavar 

I K Gabrielsen 
Gofarnesvegen 2 
4250 KOPERVIK 

Helge Helgesen 
Munkajordvegen 60 
4276 VEAVÅGEN 

 
Type tiltak/ bygning 
Nybygg/naust og kai 

 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 godkjennes søknaden, med;  
- tegninger, mottatt dato: 02.04.2020 
- situasjonsplan, mottatt dato: 26.03.2020 
- erklæring om ansvarsrett for søker, prosjekterende og utførende 
 
Søknaden gjelder oppføring av naust og utvidelse av kai. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra samme lovs §§ 1-8 og 11-6, om byggeforbud i 
strandsonen og formål småbåthavn i kommuneplanen. Det knyttes følgende vilkår til dispensasjonen: 

 Det skal benyttes rene fyllmasser og fyllingen skal avsluttes med blokkmur. 
 Arbeidene i sjøen tillates bare utført i vinterhalvåret fra og med oktober til og med februar 

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at dispensasjon er gitt, faller dispensasjonen bort. 
 
Det foreligger merknad fra nabo. Merknad tas ikke til følgje. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om 
igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: 
 

1. Det må foreligge vurdering/tillatelse etter forurensningsloven.  
2. Det må foreligge tillatelse etter lov om havner og farvann. 
3. Det må legges fram tinglyst vegrett over 3/29. 

 

 
Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved 
søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. 
 
Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren.  
 
Ansvar og kontroll 
Det vises til innlevert gjennomføringsplan for prosjektering og utførelse. 

mailto:post@karmoy.kommune.no


 
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1. 
 
Kommunen gjør særlig oppmerksom på:  

 For bygningsdel som kommer nærmere nabogrense enn 4m må det treffes tiltak for å hindre 
spredning av brann mellom byggverk, jfr. TEK § 11-6. 

 Med naust forstår en en bygning, uten rom for overnatting eller varig opphold (slik det var definert i 
TEK10), for oppbevaring av mindre båt med tilhørende utstyr. 

 Naustet skal tåle en vannstigning opp til kote 2,5. 
 
Listen er ikke uttømmende. Tiltakshaver og ansvarlige foretak er ansvarlige for at tiltaket blir utført i tråd med 
gjeldende regelverk. 
 
Avfall 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens(PBL) § 29-8 og teknisk forskrift Kap. 9 skal tiltak i PBL Kap. 20, 
tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal dokumenteres ved kvittering fra 
deponiplass eller som del av virksomhetens internkontrollsystem. 
 
Beliggenhet og sokkelhøyde 
Tiltakets minste avstand til nabogrense skal være 4 meter. 
  
Høyde topp plate settes til kote + 1,8 moh.  
 
Dette tiltak krever utstikking av beliggenhet i plan og høyde. Tiltaket må plasseres i følge godkjent 
situasjonskart og i følge fastsatt sokkelhøyde. Utstikking av beliggenhet skal utføres av foretak med ansvarsrett 
for dette. Dersom annet firma benyttes enn kommunen skal koordinatene for alle hjørnene sendes inn til 
kommunen for ajourhold av det digitale kartverket. Ansvarlig foretak må markere godkjent høydebeliggenhet 
på tomten etter at tiltaket er utstukket, og kontakte kommunen for fastsetting av høyde og plassering.  
 
Utstikking/oppmåling av grenser kan rekvireres hos kommunen.  
 
Arbeidet må ikke igangsettes før endelig høyde/plassering er fastsatt av kommunen. 
 
Opplysninger om byggesaken 
Arealplan  
Regulering  : Uregulert 
Kommuneplan  : Naust og småbåthavn 
Mønehøyde  : 5 m 
 
Tekniske anlegg 
Utslipp   : Tørt bygg 
Overvann  : Til sjø  
Atkomst  : Privat veg 
 
I søknad:  
Naust  
Bebygd grunnflate : 29,4 m2 
Ant. etasjer  : 1 
Takform/vinkel   : Saltak 38 grader 
 
Utvidelse av kai  
Bebygd grunnflate : 6 m2 
 
Avstand  
Nabogrense  : 1 m 
Nærmeste bygning : 1 m 
Kotehøyde  : 1,8 moh 
 



Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet 
Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller nær truede 
arter i artskart, og for naturtyper er naturbase sjekket ut. Karmøy kommunes lokalkunnskap og øvrige 
opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er naturkvaliteter i området som ikke er fanget opp av 
ovennevnte registrering. Kravet i nml. § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap 
anses dermed oppfylt. I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan 
påvises effekter av omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
Miljømessige konsekvenser  
Tiltaket plasseres på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Tiltaket vil ikke berøre særlige 
naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser. 
 
Nabomerknader 
Nabo, eier av 3/29, har sendt inn merknad til søknaden: 
«Tomtestørrelse stemmer ikkje overeins med utskifting i 1936. Bygget vil øydelegge adkomst for naboeiendom, 
som står utan vegrett.» 
 
Ansvarlig søkers kommentarer 
«Eiendommen er oppmålt, tinglyst og matrikkelført i kommunen og Kartverket.» 
 
Kommunens kommentarer til merknader  
Eiendommen 3/389 er fradelt og oppmålt med sikre grenser. Eiendommen 3/123 må ha vegrett over 3/29 og 
3/389 for å kjøre helt fram, slik vegen er i dag. Protesterende nabo har ikke lagt fram dokumentasjon på at 
3/123 har vegrett over 3/389, og eier av 3/389 kan derfor benytte eiendommen sin til parkering. Naustet vil 
ikke hindre passasje.  
 
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer 
Karmsund Hamn IKS har gitt følgende uttalelse: 
«Karmsund Havn IKS har, utfra en havne- og farvannsmessig vurdering, imidlertid ikke særlig merknader til de 
arealdisponeringer som er tenkt gjort i sjø. De tiltak som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres 
slik at de tåler den belastningen de kan bli påført i farvannet.  
Karmsund Havn IKS vil minne om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i 
farvannet også krever tillatelse etter lov om havner og farvann.» 
 
Fylkesmannen i Rogaland har gitt følgende uttalelse: 
«Området er nesten helt utbygd med private kaier og naust på begge sider av sundet og naustet skal plasseres 
i tilknytning til eksisterende naust. Vi  forutsetter at naustet er i tråd med bestemmelsenes pkt. 8.4 i 
kommuneplanen og har ingen vesentlige merknader til at det vurderes å gi dispensasjon. 
Vi minner om at tiltak i sjø krever en avklaring etter forurensningsloven, hvor Fylkesmannen er myndighet.» 
 
Rogaland fylkeskommune har gitt følgende uttalelse: 
«Ut fra våre arkiver, flyfoto og andre kartgrunnlag ser fylkesrådmannen ikke at omsøkte tiltak kommer i 
konflikt med automatisk freda kulturminner. Vi har ingen merknader til det omsøkte tiltaket med tanke på 
automatisk freda kulturminner. Eventuelle funn ved gjennomføringen av tiltaket (må) straks varsles 
fylkesrådmannen, og alt arbeid stanses» 
 
Fiskeridirektoratet har gitt følgende uttalelse: 
«Fiskeridirektoratet region Sør vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon for oppføring av naust og brygge i 
dette tilfellet - såfremt det utføres på en forsvarlig og skånsom måte, og det settes relevante vilkår, slik at det 
omkringliggende marine miljø påvirkes i så liten grad som mulig, og eventuell dispensasjon kan begrunnes og 
forsvares innenfor vilkårene i pbl $ 19-2. 
I utgangspunktet vurderer vi omsøkte fylling som lite ønskelig i forhold til marint biologisk mangfold. Etter vår 
vurdering vil det videre være svært vanskelig å gi dispensasjon for fylling i sjø i dette tilfellet, da vilkårene 
vanskelig kan anses oppfylt, jf. særlig pbl $ 19-2 annet ledd annet punktum.» 
 
Fiskarlaget har gitt følgende uttalelse: 



«Fiskarlaget Vest finn ikkje å gå i mot sjølve utbygginga og utfyllinga under føresetnad at det blir nytta reine 
fyllmassar og at ein unngår spreiing av massar utanom fyllingsområdet.» 
 
Dispensasjoner 
Tiltaket er i strid med <plan- og bygningsloven/forskriften/kommuneplan/kommunedelplan/reguleringsplan> 
og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. 
 
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse 
«Deler av arealet hvor vi vil plassere naustet vises på offisielle kart som en stø tvers gjennom eiendommen, 
mens det i realiteten er en mindre stø på ca. 4-5 m. Denne støa hverken er eller har vært brukt de senere 
tiårene og vil bli fylt igjen. 
Tiltaket ligger i naustområde i kommuneplanen, har egen parkering og tinglyst vegrett. Tiltakets høyde, 
avstand til nærmeste bygning og nabogrense er innenfor gjeldende satte krav. 
I vest stemmer heller ikke kart og terreng helt, da kartet viser sjø der det i dag er en mindre brygge. Denne 
bryggen ønsker vi samtidig å utvide/forlenge i front av søkt naust med ca. 3 m mot sør, som vist i vedlagt kart. 
Utvidelsen av bryggen ligger i område vist som småbåthavn i kommuneplankartet. Vi mener mindre brygger i 
forbindelse med naust er å anse som naturlig i et område satt av til småbåthavn.» 
 
Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra kommuneplanens formål – småbåthavn: 
 
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 
Det vises til formålsbeskrivelse i regjeringens veileder for kommuneplan s. 88: Småbåthavn (herunder 
gjestehavn) benyttes gjerne der skal etableres anlegg for småbåter av mer allmenn karakter, og bruken ikke er 
knyttet til nærmere fastsatte eiendommer, jf småbåtanlegg under bebyggelse og anlegg. 
 
Området er nesten helt utbygd med private kaier og naust på begge sider av sundet/vågen. Området er avsatt 
til naustformål og formålet småbåthavn må ses i sammenheng med naustformålet. Det er naturlig at det hører 
kai og båtplass til et naust. Det smale «smuget» inn i eiendommen har ingen funksjon for andre eiendommer 
eller andre brukere av området. Bruken og utnyttelsen av området vil ikke bli endret av dette tiltaket og en 
vurderer at hensynet bak bestemmelsen ikke blir satt vesentlig til side. På denne bakgrunn kan det gis 
dispensasjon fra formålet småbåthavn for å føre opp et naust og kai. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
Tiltakshaver får utnyttet tomten bedre. Bruken og utnyttelsen av området vil ikke bli vesentlig endret. Det er 
ikke særlige natur- eller friluftsverdier knyttet til denne eiendommen. Fordelene vurderes å være større enn 
ulempene og dispensasjon gis derfor. 
 
Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra  byggeforbudet i strandsonen: 
 
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 
Bestemmelsen om byggegrense gjelder også for områder avsatt til småbåthavn. Her må plasseringen av brygge 
og lignende framgå av planen. For annen bebyggelse må avstand fra sjøen angis med byggegrense, som enten 
vises på kartet eller framgår av planbestemmelsene. 
 
Området er nesten helt utbygd med private kaier og naust på begge sider av sundet/vågen. Det er ikke særskilt 
krav til å utarbeide reguleringsplan for hele området, og en ser ikke hva en oppnår med en reguleringsplan for 
denne eiendommen, som allerede er bebygd. Det er ingen viktige natur-, frilufts- eller kulturverdier her. Det 
går veg fram til eiendommen. Oppføring av naust og kai er i henhold til formålet i kommuneplanen. 
Forurensningsfaren ivaretas ved behandling etter forurensningsloven og det stilles vilkår om at fylling i sjø ikke 
skal avsluttes med skråning, men med rett blokkant. Arbeidene i sjøen skal foregå i vinterhalvåret når livet i 
sjøen er i en rolig fase. På  disse vilkår kan det gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen for å føre opp 
et naust og kai. 
 



Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
Tiltakshaver får utnyttet nausteiendommen. En ser det som en fordel at naust bygges inntil eksisterende naust 
og at naustområder utnyttes godt. På denne måten spares ubebygd strandareal. Det er veg til eiendommen og 
tiltaket vil derfor ikke føre til opparbeiding av nye veger eller endring av terreng til dette. Naustet krever heller 
ikke terrenginngrep på land. Det knyttes vilkår til dispensasjonen om skånsomme arbeider i sjøen. Fordelene 
vurderes å være større enn ulempene og dispensasjon gis derfor. 
 
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og det gis derfor dispensasjon.  
 
Visuelle kvaliteter 
Lovfestede estetiske krav er ivaretatt. 
 
Varighet og klageadgang 
Tillatelsen gjelder i tre år 
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis 
tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 
21-9. Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken. Ønskes 
tiltaket endret, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen må være godkjent før 
den gjennomføres.  En evt.  endringstillatelse påvirker ikke 3 års-fristen. 
 
Klagefristen er tre uker 
Tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av parter i saken. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte 
lide ved en slik omgjøring. 
 
Med hilsen 
 
Runar Lunde 
Leder areal og byggesak 
 

Ingvill Granodd 
ingeniør 

 
Dokumentet er sendt uten underskrift.  Det er godkjent i samsvar med interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER 
Helge Helgesen Munkajordvegen 60 4276 VEAVÅGEN 
Karmsund Havn Iks Postboks 186 5501 HAUGESUND 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 
Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804   BERGEN 
 
  



Klagerett 
Søknaden din er avgjort etter fullmakt, og du kan klage på Haugalandet kommune sitt vedtak. Klage må sendes innen tre 
veker etter at du har mottatt dette brevet.  
 
Eventuell klage sender du på e-post til post@haugaland.kommune.no eller i brev til Haugalandet kommune, Sektor areal 
og byggesak, Haugalandsplassen 1, 5555 Haugalandet.  
  

Klagerett  Du har rett til å klage på vedtaket (forvaltningsloven §27 3. ledd). 

Klageinstans  I de fleste sakene er det Fylkesmannen som er klageinstans. I noen saker er 
det formannskapet eller kommunestyret i Haugalandet som er klageinstans.  

Hvem kan du klage til?  
  

Klagen sender du til Vindafjord kommune. Dersom vedtaket vårt ikke endres 
som følge av klagen, sender vi klagen til klageinstansen for endelig vedtak.   

Klagefrist  Klagefristen er tre uker fra den dagen du fikk dette brevet. Det er nok at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du opplyse om datoen for når du 
mottok brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan 
søke om å få lengre klagefrist. Dette må i så fall begrunnes.  

Innhold i klagen  Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, hvilke 
endringer du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha noe å si for 
vår vurdering av klagen. Klagen må være underskrevet.  

Utsettelse av 
gjennomføringen av vedtaket  

Selv om du har klagerett, f.eks. på en tillatelse, kan dette vanligvis settes i 
verk med det samme. Du kan søke om å få utsatt gjennomføringen av 
vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.  

Rett til å se dokumentene og 
til å kreve veiledning  

Med noen unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finner du i §§18 og 19 i forvaltningsloven. Ta i tilfelle kontakt med oss, så vil vi 
gi nærmere veiledning om retten til å klage, om framgangsmåten og om 
saksgangen ellers.  

Kostnadene med klagesaken  Det er mulig å levere krav om å få dekket ekstra kostnader i forbindelse med 
klagesaken, for eksempel til advokathjelp. Hvis vedtaket blir endret til din 
fordel, kan du ha krav på å få dekket større kostnader som har vært 
nødvendige for å få endret vedtaket. Hvis det er trengs, vil klageinstansen 
orientere deg om retten til å kreve å få dekket saksomkostninger. Eventuelt 
krav om dekking av saksomkostninger må fremmes innen tre uker etter at det 
nye vedtaket ble gjort kjent for deg. 

Klage til sivilombudsmannen  Hvis du mener at du er urettferdig behandlet av den offentlige forvaltningen, 
kan du klaga til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre 
vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen 
har behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette 
gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Da kan du ikke senere 
få saken din inn for Sivilombudsmannen.  
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