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Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø avslår søknad om dispensasjon fra formål naturområde, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, jf. 11-6.

Hovedutvalg teknisk og miljø 16.02.2021:

Behandling:
Forslag til vedtak i sak HTM. 019/21, foreslått av Trygve Hagland, Karmøylista
Saken utsettes for befaring.

Haglands utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (KL 1, H 2) og falt.
Hagland fremmet følgende forslag til vedtak:
Søknaden godkjennes. Omsøkte tiltak kan igangsettes.

Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer (KL 1, H 1 (Hatløy) for Haglands forslag.

HTM- 019/21 Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø avslår søknad om dispensasjon fra formål naturområde, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, jf. 11-6.

Saksutredning



Sammendrag 
24.06.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra formål Naturområde 
Naboer ble varslet i september 2020 og det er innkommet over 20 merknader fra naboer. 
Det er innhentet uttale fra naturforvalter, Karmsund Havn, Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget Vest,  
samt Fylkeskommunen og Fylkesmannen (nå Statsforvalter) i Rogaland. 
 

Bakgrunn for saken 
Søknaden gjelder dispensasjon fra kommuneplanens formål Naturområde for anlegg for innsamling 
av østersyngel.  
 
Søknaden gjelder ikke selve anlegget og drift da dette er konsesjonspliktig og vil eventuelt bli 
behandlet senere av regionale myndigheter, men ettersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra 
formål behandles denne av kommunen først.  
 
Anlegget skal benyttes til å samle inn yngel som så skal plasseres på lokalitet i Sveio kommune, se 
vedlagt redegjørelse fra tiltakshaver. 
 

Saks- og faktaopplysninger 
Det omsøkte anlegget er delt på 3 lokaliteter i Haugevågen og har et areal på ca 4.5 dekar totalt. 
 
 
 
 
 

Innkomne merknader / Uttalelse fra parter 
 
Det er innkommet merknad fra over 20 naboer. Merknadene er vedlagt, merknadene er i stor grad 
rettet mot samme forholdene: 
- Tiltaket vil vanskeliggjøre adkomst 
- Tiltaket vil vanskeliggjøre ferdsel/bruk av området 
- Tiltaket vil være negativt for natur/dyreliv 
- Tiltaket vil være estetisk skjemmende 
 
Tiltakshavers kommentar til nabomerknader er vedlagt i sin helhet.  
 
Fiskeridirektoratet-konklusjon: uttalen er vedlagt i sin helhet 
Vi kan på ovennevnte bakgrunn ikke se at det kan være særlige konflikter med de interesser vi er satt 
til å ivareta i planleggingen. Det er viktig at vurdering av verdi av natur, påvirkning og konsekvens av 
tiltaket på naturmangfold er grundig og balansert, og gjort av kvalifisert og uavhengig instans. Vi 
forutsetter at lokale fiskerlag/Fiskarlaget Vest er varslet i saken. Tiltak i sjøen vil som oftest være 
søknadspliktig etter andre regelverk enn plan- og bygningsloven fjerde del, slik som havne- og 
farvannsloven og forurensningsloven. Før det kan fattes vedtak etter disse lovverkene, skal aktuelle 
sektormyndigheter høres i saken. Fiskeridirektoratet bidrar da gjerne med sin kompetanse og 
kunnskap om fiskeri- og havbruksinteresser, deriblant viktige fiskeområder og ressursområder og om 
mulige avbøtende tiltak mv.  
 
Konklusjon  
På ovennevnte grunnlag vil Fiskeridirektoratet region Sør ikke motsette seg at det gis dispensasjon for 
omsøkte tiltak.  
Vi ber om kopi av vedtak i saken. 
 
Karmsund Havn 



Det opplyses at «Karmøy kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens formål 
i sjø-N-Naturområde.» Det fremgår videre at «Tiltaket gjelder anlegg for innhenting av østersyngel 
kort sagt 3 «anlegg» med tau/blåser som er forankret. Kart og beskrivelse er vedlagt som del av 
søknad. Naboer er varslet-det er mottatt et stort antall merknader til tiltaket».  
 
Ved planlegging i sjø må ta det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke 
planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i farleden. De tiltak 
som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den belastningen de kan bli 
påført i farvannet. 
 
 
Fiskarlaget Vest konklusjon- uttalen er vedlagt i sin helhet: 
Det er her søkt om dispensasjon frå kommuneplanen for etablering av oppdrett av flatøsters. Yngel 
skal haustast og overførast til lokalitet Trettøy i Sveio for å utviklast vidare til konsumbruk. Målet 
med drifta er òg å bevare flatøstersbestanden og hindre spreiing av stillehavsøsteren i området. Det 
er ikkje registrerte fiskeriinteresser i området, men det blir òg fiska i område som ikkje er registrert. 
Ein har t.d. «nye» fiskeri som leppefiske og fiske etter sjøkreps. Ein føreset at rette mynde tar ei 
vurdering om området er eigna til slikt oppdrett og at det ikkje fører til fortrenging av anna ønska 
marint liv. Om det blir gjeve løyve, må ein sikra at "lokaliteten" blir rydda om drifta opphører, og det 
må setjast av bundne midlar til opprydding ved eventuell konkurs. Til slutt vil ein gjere merksam på at 
fiskerinæringa er basert på fornybar biologisk produksjon, og er difor avhengig av eit reint og 
produktivt kyst og havmiljø mest mogeleg fritt for miljøgifter, framandstoff og legemiddel. Ein har eit 
stort felles ansvar, både nasjonalt og internasjonalt, for å oppretthalde eit reint og produktivt hav. 
Det er avgjerande for kvalitet, omdøme og marknadsverdi for norsk sjømat. Det er viktig å førebyggje 
då det ofte er vanskeleg og dyrt å rydde opp i ettertid. 
 

Fylkeskommunen kulturavdelingen-utdrag, uttale vedlagt i sin helhet: 
 Vedrørande potensiale for kulturminne i sjø  
Stavanger maritime museum skriv i brev datert 03.11.2020 at ein ut frå ei potensialevurdering av 
området, finn at det omsøkte området har potensiale for funn av hittil ukjente automatisk freda 
kulturminne og skipsfunn, jf. Lov om kulturminne §§ 4 og 14. Dei legg inn krav om å få gjennomført ei 
arkeologisk undersøking i sjøen, i medhald av Lov om kulturminne §9, før dei kan gi ein endeleg uttale 
til saka. Undersøkinga må vere gjennomført og eventuelle funn må vere ivaretatt, før det omsøkte 
tiltaket kan setjast i verk.  Sjå elles vedlagt brev frå Stavanger maritime museum.  
Vi ber om at tiltakshavar/planmyndigheit tek direkte kontakt med museet for avtale detaljar om 
gjennomføring av undersøking 
 
Fylkeskommunen-regionalplanavdelingen 
Vi viser til henvendelse angående dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av anlegg for 
innhenting av flatøsters. Slik anlegget beskrives av tiltakshaver vil det ikke utgjøre et stort inngrep i 
det aktuelle området. Det medfølger imidlertid ingen grundig redegjørelse for dette og Karmøy 
kommune har i en egen vurdering gitt tiltaket en middels negativ effekt. Fylkesrådmannen vurderer 
derfor at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap til å kunne anbefale en dispensasjon. Området har høy 
verdi for natur og er registrert som et viktig friluftsområde. Disse verdiene bør vektlegges tungt, og vi 
vil derfor fraråde å gi en dispensasjon fra kommuneplanens disponering på det grunnlaget som 
foreligger. Dersom etablering blir aktuelt gir vi følgende innspill knyttet til adkomst til området: 
Avkjørselsforholdene fra fylkesvegnettet må avklares med Rogaland fylkeskommune. Det må derfor 
sendes egen søknad om avkjørselstillatelse. Dette gjelder også om det forutsettes atkomst via 
eksisterende avkjørsel. Det vil da være behov for å søke om utvidet avkjørselstillatelse. 
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling (nå Statsforvalteren i Rogaland) 
Bakgrunn  
Saken gjelder søknad om dispensasjon for 3 anlegg til innhenting av østersyngel på eiendom 80/0 m.fl. i Karmøy 
kommune. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens formål i sjø, N-naturområde.  



 
Vår vurdering  
Haugavågen utgjør et poll-, strandeng og gruntvannsområde, som er en sjelden naturtype i Rogaland. Det er 
registrert en rekke truede fuglearter i området, både knyttet til sjøen og strandsonen. Gruntvannsområdet har 
artsregistrering for sårbare, trua eller sterkt trua arter som makrellterne, fiskemåke, hettemåke og bergand. I 
strandsonen er det registrert sårbare og trua arter som gråhegre, vipe og storspove. Disse verdiene var 
grunnlag for at Fylkesmannen i 2019 foreslo Haugavågen som kandidatområde for såkalt supplerende vern. 
Miljødirektoratet har så langt ikke prioritert dette område i sin tilbakemelding til departementet. Anlegg i sjø vil 
kunne beslaglegge matsøk og rasteområder for vannfugl, i tillegg til at flere av dem er sky og sårbare for 
forstyrrelser. Marint liv forøvrig er mindre kartlagt, men det er modellert potensiale for ålegress-eng. Det vil 
være behov for oppdatert kartlegging i så måte. Ellers er området kjent for en betydelig og delvis urørt 
forekomst av norsk flatøsters, en nær trua art. Det er ikke beskrevet konsekvensene tiltaket kan få, spesielt for 
fugl og annet marint liv. Angående østersbestanden, er vi usikre på i hvilken grad planlagt høsting av naturlig 
yngelproduksjon vil kunne redusere naturlig østersproduksjon i naturtypen, eventuelt ha konsekvenser for 
naturlig spredning av yngel ut av Haugavågen via vanntransport til andre gode lokaliteter i regionen. Vi viser 
ellers til at Haugavågen også er registrert som et viktig friluftsområde, noe som også bør vektlegges i saken.  

 
Konklusjon  
Tiltaket vil føre til inngrep i en sjelden naturtype gruntvannspoll i Rogaland. Biotopverdien for fugleliv vil på 
grunn av arealfragmentering og mulige forstyrrelser bli redusert, jf. § 10 i naturmangfoldloven (NML). 
Konsekvensene for marint liv, som østers og mulig ålegraseng, er dårlig kjent (§ 8 NML). Føre-var-prinsippet (§9 
NML) kommer derfor til anvendelse i saken. Fylkesmannen vurderer at tiltaket kan få negative konsekvenser for 
naturverdiene i området og fraråder at det gis dispensasjon. 

 
Naturforvalter-konklusjon, uttale vedlagt i sin helhet 
 
 Konklusjon:  
Tiltaket vil føre til inngrep som påvirker flere arter og økosystemer. Konsekvensene for ulike arter og 
økosystemer varierer fra ubetydelig/noen grad, til betydelig miljøskade. På en skala fra +4 til -4, der 0 
er nøytral konsekvens, vurderes tiltaket til å gi konsekvens -2. Av denne grunn anbefaler 
naturforvalter at søknaden avslås. 
 
Tiltakshaver har fått oversendt uttalene og har kommet med tilsvar-dette er lagt ved i sin helhet, her 
gjengis kort noen av tiltakshavers kommentarer: 
 
- Det har historisk sett vært flere aktiviteter knyttet til bruk av Haugavågen 
- Å pålegge tiltakshaver alene alle kostnadene til arkeologiske undersøkelser vil være urimelig, dette 
bør være et spleiselag 
- Adkomst til området vil skje via båt 
- Aktiviteten i hekkesesongen for fugler er begrenset 
- Deler av yngelen kan etter oppvekst settes tilbake i Haugavågen eller andre lokaliteter på Karmøy 
for å styrke naturlige bestander 
- Tiltakshaver mener tiltaket ikke vil ha negative innvirkninger på naturmangfoldet, men tvert imot 
kan bedre forholdene for enkelte arter 
           
 
Vurdering av dispensasjon: 
Hensynet bak formål  «Naturområde» er at det  skal sikre viktige naturområder mot inngrep og 
aktivitet som kan redusere verdien av området.  Det er få områder som er regulert «Naturområde» i 
kommuneplanen da det er forbeholdt områder av særlig verdi som må ivaretas i større grad enn det 
andre formål gjør. For det konkrete området- Haugavågen- er det allerede en del aktivitet knyttet til 
båtbruk/friluftsliv mm og det er derfor viktig å ivareta vernet  som formål «Naturområde» gir for å 
hindre at aktivitetsnivået i området blir så stort at miljø/dyr blir skadelidende. Det er av kommunens 
naturforvalter foretatt en grundig konkret vurdering av tiltaket med konklusjon at tiltaket vil ha en 
klar negativ konsekvens. I 2018 ble Haugavågen foreslått som naturreservat av Fylkesmannen i 
Rogaland, hvor en del av begrunnelsen var blant annet at «Utbyggingspress, forstyrrelse og 



gjengroing kan true området på lengre sikt». I kommunens eget viltkartverk kan vi lese at 
Haugavågen er «Mye brukt beiteområde for storskarv vinterstid og hvileplasser på skjær/småholmer. 
Godt hekke og beiteområde for silender. Også laksender vinterstid. Beiteområde av mange arter 
dykkende ender og for lokalt hekkende vadefugl» Haugavågen er altså et viktig område året rundt og 
det er viktig å sikre slike områder for fremtiden.  Hensynet bak bestemmelsen (formål Naturområde) 
anses vesentlig tilsidesatt og  vilkårene i plan-og bygningslovens §19-2 for å gi dispensasjon anses 
ikke til stede. 
 
Vedtak: 
I medhold av  Plan-og bygningslovens §11-6 «Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel» avslås 
søknad om dispensasjon fra formål Naturområde. 
 
Til orientering: 
Det er fra Stavanger Maritime Museum stilt krav til arkeologiske undersøkelser som skal dekkes av 
tiltakshaver- kommunen har valgt å ikke kreve dette utført før behandling av dispensasjonssøknad,, 
undersøkelsen har anslått kostnad på ca 115 000. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Gnr. 80 mfl. - Tilbakemelding på uttaler til yngeloppdrett i Haugevågen 
Gnr. 80, 81 og 128 m.fl. - Karmsund Havn IKS - Svar vedr. søknad til uttalelse dispensasjon Flatøsters 
Gnr. 80 bnr. 0 mfl. - Uttalelse om dispensasjon fra kommuneplanens formål i sjø-N-Naturområde for 
anlegg for innhenting av flatøsters i Haugavågen 
Gnr. 80 bnr. 0 m.fl. - Uttalelse Fiskarlaget vest - Søknad om dispensasjon 
Kart 
Gnr. 80 bnr. 0 fl - Uttale til dispensasjon for etablering av anlegg for innhenting av østersyngel 
Gnr 80 bnr 0 mfl - Uttale til dispensasjon - anlegg for innhenting av flatøsters 
Gnr 80 bnr 0 mfl - Uttalelse vedrørene kulturminne - dispensasjon, anlegg for innhenting av 
Flatøsters 
Uttale fra Stavanger maritime museum 
Budsjett arkeologisk registrering - SMM 
Gnr. 80, 81 og 128 m/flere - Svar på nabomerknader 
E-post 
Merknader til nabovarsel 
Gørill Helen Stange - ingen merknad 
Hans Christian Arnøy - merknad 
Asbjørn Hauge merknad 
Aud Bø Skår merknad 
Bjørn Bruaset - merknad 
Britt Arnhhøy merknad 
Ingrid Olsen Skartland - merknad 
John Stange - merknad 
Jostein hauge - merknad 
Kai Espen Østhus - merknad 
Karl Arne Hagen merknad 
Kjetil Olsen - merknad 
Knut Wegner Selsaas - merknad 
Margareth Vassbrekke - merknad 
Marit Kristin Kalstø - merknad 
odd Inge Vikshåland merknad 
Olaf Andreas Jacobsen m.fler -merknad 



Per Eirik K Widvey - merknad 
Randi Stenby merknad 
Synnøve Brekke merknad 
Torjus Malvin Lilleskog - merknad 
trond Vikshåland - merknad 
Trygve Skår merknad 
Trygve Utvik - ingen merknad 
Øystein Brekke - merknad 
Øystein Hole merknad 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Gnr. 80 og 81 mfl. - Merknad til nabovarsel 
Gnr. 80, 81 m/flere - Kvittering for nabovarsel 
Anleggsplan Haugevågen 
Nabovarsel 
Perpsktiv av anleggsplan 
Situasjonsplan Haugevågen 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
Oppdrett av yngel av norsk flatøsters, ostrea edulis, i Haugevågen, Karmøy 
Situasjonsplan Haugevågen 
Perpsktiv av anleggsplan 
Anleggsplan Haugevågen 
Beredskapsplan for yngeloppdrett i Haugevågen 
IK SYSTEM Yngelproduksjon Haugevågen, Karmøy 
Arbeidsrutiner Haugevågen 
Driftsplan for Haugevågen 
 
 


