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Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 488/21.

Saken oversendes Statsforvalteren i Rogaland for klagebehandling.

Hovedutvalg teknisk og miljø 15.06.2021:

Behandling:
Forslag til Vedtak sak HTM 71/21, foreslått av Ragnar Vikshåland, Senterpartiet
HTM gir dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 12-4 og reguleringsplan nr. 220 -Tjøsvoll Øst I.
Slik at omsøkt påbygg og fasadeendring kan bygges på gnr/bnr 13/424. Aministrasjonen har alt
avklart og gitt tillatese til avvik fra bestemelsene vedrørende byggegrense og utnyttelse i henhold
til tidligere vurderinger i området. Så det vi her gir dispensasjon for er gesimshøyde og takform.
For å få en bedre utnyttelse og et moderne utrykk på boligen, fordelene er klart større enn
ulempene ved å gi en slik dispensasjon.

Vikshålands forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (Ap 1 (Storesund), KrF 1, MDG 1) for
innstillingen.

HTM- 071/21 Vedtak:
HTM gir dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 12-4 og reguleringsplan nr. 220 -Tjøsvoll Øst I.
Slik at omsøkt påbygg og fasadeendring kan bygges på gnr/bnr 13/424. Aministrasjonen har alt
avklart og gitt tillatese til avvik fra bestemelsene vedrørende byggegrense og utnyttelse i henhold
til tidligere vurderinger i området. Så det vi her gir dispensasjon for er gesimshøyde og takform.
For å få en bedre utnyttelse og et moderne utrykk på boligen, fordelene er klart større enn
ulempene ved å gi en slik dispensasjon.

Saksutredning



Saks- og faktaopplysninger 
 I delegert sak nr. 488/21 ble det gitt avslag på søknad om tilbygg, påbygg og fasadeendring. 
Vedtaket ble påklaget i brev datert 13.05.21.  
 
Klagen 
I klagen fremkommer i hovedsak at klager ikke er enig i kommunens avgjørelse, og at avslaget er 
basert på et tynt grunnlag og begrunnelsen bærer preg av spekulasjoner og forhåndsbestemt 
avgjørelse. Det vises videre til at de i klagen viser til at omsøkt tiltak har samme forutsetninger som 
det kommunen har lagt til grunn i sine tidligere vurderinger av tilsvarende saker. 
 
Det vises for øvrig til vedlagt klage. 
 

Vurdering 
Oppføring av tilbygg, påbygg og fasadeendring er søknadspliktig i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav a og c. Eiendommen er omfattet av reguleringsplan 
nr. 220 –Tjøsvoll Øst I – og er regulert til boligformål. Omsøkt tiltak er avhengig av dispensasjon fra 
pbl. § 12-4, herunder planens bestemmelser vedrørende byggegrense, utnyttelse, gesimshøyde og 
takform. Når det gjelder dispensasjon fra byggegrense og utnyttelse har kommunen konkludert 
med at hensyn bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Avslag på dispensasjon gjelder 
dermed gesimshøyde og takform.  
 
I klagen vises det til at klager ikke er enig i kommunens avslag. 
 
I planbestemmelsene § 11 fremkommer følgende: 
 
«Gesimshøyden skal for 1-etasjes hus ikke være over 3,5 m, for 1 1/2 etasjes hus ikke over 4,5 m 
over tilstøtende terrengs høyeste punkt. Bebyggelsen skal være forsynt med sadeltak med ikke over 
35² takvinkel. Bygningsrådet kan for grupper av hus forlange annen takform.» 
 
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at 
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i 
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Omsøkte bolig bryter med bestemmelsene både når det gjelder gesimshøyde og takform. Omsøkt 
gesimshøyde er 7,3 m, og omsøkt takform er flatt tak.  
 
Hensynet bak bestemmelser om gesimshøyde vil i hovedsak være å sikre et helhetlig uttrykk av 
bygningenes høyde og volum i planområdet. Hensynet bak bestemmelser om takform er 
hovedsakelig at estetiske hensyn ivaretas med hensyn til områdets helhetlige uttrykk. 
 
Etter kommunens vurdering er det en markant overskridelse av gesimshøyde som er omsøkt. Da 
boligen i tillegg er prosjektert med flatt tak, vil den få en dominerende utforming. Saksbehandler 
har vært på befaring, og omsøkt bolig ligger midt i et område med ensartet bebyggelse. Alle 
boligene i nærheten har saltak, og omsøkt bolig vil fremstå svært ruvende i forhold til de andre 
boligene. Det flate taket vil skille seg kraftig ut i området.  
 
Boligen er prosjektert med en gesimshøyde som er høyere enn mønehøyden til nabo i nord. Selv 
om gesimshøyden på omsøkt er lavere enn mønehøyden til naboer i øst og sør-øst, må det tas 
med i vurderingen at et flatt tak medfører større volum og er mer ruvende i seg selv enn boliger 
med saltak. Omsøkte bolig ligger på en topp og er godt synlig fra Tostemvegen og Dalsvegen, men 
også Nylandsvegen. Det innebærer at den er synlig for mange. 



 
Klager viser i stor grad til likebehandling. Kommunen kan ikke se at det er saker som er direkte 
sammenlignbare. Selv om det er gitt dispensasjoner for flate tak i andre områder av samme 
reguleringsplan, betyr ikke det at det gis frislipp for flate tak innenfor planområdet. Gjeldende 
reguleringsplan dekker et stort område, og kommunen viser til at hver sak må vurderes konkret.  
 
Hensyn bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt, og vilkår for dispensasjon er ikke oppfylt, jf. pbl. 
§ 19-2.  
 
 

Kommunalsjef teknisk sin konklusjon 
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt nye momenter som skulle tilsi at 
vedtak i delegert sak nr. 488/21 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes. 
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