
 

Karmøy kommune, Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK   |   E-post: post@karmoy.kommune.no 
Telefon: 52857500   |   Organisasjonsnummer: 940791901 

 

  

   
Edel Aud Torland Eng     Dato: 26.08.2022 
KAIGATA 84  Dokumentnummer: 22/4038-7 
4280 SKUDENESHAVN Saksbehandler: Birthe Smistad 
  
 

 

Tillatelse til tiltak - Nybygg, naust - gnr. 109 bnr. 50 - Fosnavegen 440 

Adresse 
Fosnavegen 440 

Gårdsnr. 
109 

Bruksnr. 
50 

Festenr.  Seksjonsnr. 
 

Tiltakshaver 
Edel Aud Torland Eng 
KAIGATA 84 
4280 SKUDENESHAVN 

 

Type tiltak/bygning 

Nybygg / naust 

 

Vedtak 
Søknaden er godkjent. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4. Dispensasjon fra 

samme lovs § 1-8 er gitt med hjemmel i pbl. § 19-2. 

Følgende tiltak er godkjent: 

• Nybygg naust. 

 

 

Søknad og saksopplysninger 
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

Adresse 
Fosnavegen 440 

Gårdsnr. 
109 

Bruksnr. 
50 

Bebygd areal (BYA) 
29,8 m2 

Mønehøyde 
5 m 

Takform/vinkel 
Saltak, 35⁰ 

Overvann 
Til terreng 

 

Tegningsdokumentasjon 
Tillatelsen er basert på tegningsdokumentasjon mottatt 18. juli 2022 med journaldato 19. juli 2022. 

Plangrunnlag 

• Plantype:  reguleringsplan 5031 – Fosnavegen, gnr. 109/50 m.fl. 

• Planformål:  naust 

• Grad av utnytting: 30 m2 

• Møneøyde: 5 m 
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Avstander 

• Avstand til nabogrense: 0 m 

• Avstand til nærmeste bygning: 0,2 m 

• Avstand til midten av vei: 80 m 

• Kotehøyde: 1,8 moh gulvnivå, toppgrunnmur 2,5 moh 

Lokalisering og høydeplassering 

• Minste avstand til nabogrense skal være 0 meter. 

• Det foreligger avstandserklæringer fra gbnr. 109/58. Avstandserklæringer bør tinglyses. 

• Høyden på toppgrunnmur blir satt til kote + 2,5 moh.  

Dette tiltaket krever ikke utstikking av plassering i plan og høyde, forutsatt at nøyaktige grenser mot naboer er 

kjente. 

• Tiltaket skal plasseres i samsvar med godkjent situasjonskart og fastsatt høyde. 

• Ingen deler av tiltaket skal komme nærere offentlig vann- eller avløpsledning eller gassledning enn 4,0 

m. Ved tvil må kommunen kontaktes. 

Nabovarsling 
Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med reglene i pbl § 21-3. Det er registrert følgende merknader i 

saken:  

109/34 

Har innsigelser på høyden av naustet. Med den høyden vil jeg bli fratatt mye utsikt.  

Tegningene kan kanskje være noe misvisende da høyden på naustet ikke er 5,9 m fra gulvplan i naustet. Er 

egentlig vanskelig å forstå målene på snittet av bygget. 

Har innsigelser på arealet. Med så «lite» areal på tomten ved sjøen og et så stort, i areal, bygg på tomten, så vil 

bygget gjøre det vanskelig for naboeiendommen ved Gnr. 109, bnr. 58 og kanskje også gnr. 109, bnr. 32, og å 

få tilgang til sine eiendommer. Spesielt vanskelig om de skulle tenke på å bygge noe ved sjøen. 

109/23 

Har sett på nabovarselet sammen med vedlagt kart, der nytt naust er tegnet inn. Der vises det at nytt naust 

blir 3 meter lenger frem mot sjøen(mot øst) enn eksisterende naust. 

Dette er vi sterkt imot på grunn av: 

- punkt 1. Det vil ta mye utsikt fra oss når vi er på eiendommen vår (109/23) nede ved sjøen. 

- punkt 2. Naustet vil ta mer plass hvis det trekkes lenger frem mot sjøen. Istedenfor å ligge lengst mulig 

inntrukket mot terreng i bakkant, slik eksisterende naust ligger i dag. 

Det vil også gjøre at det blir mindre synlig fra sjøen og allmenn ferdsel. 

- punkt 3. Alle andre naust i området følger terrenget i bakkant. 

- punkt 4. Der tiltenkt naust søkes om, var det før ikke bryggeområdet eller fast grunn, men sjø på eiendom 

109/50.  

Ansvarlig søkers kommentarer  

«Viser til at vi har fått 2 stk nabomerknader på nabovarslet naust. Se vedlagt C-3b og c. 

Når vi planla vårt nye naust ønsket vi å få et naust med en viss størrelse og høyde, men dette førte til at vi 

måtte søke om dispensasjon for bestemmelser i gjeldende reg.plan for område. Det ble da nabovarslet om 

dette og dispensasjonssøknad var vedlagt nabovarsel. Ett er at vi fikk nabomerknader fra 2 stk naboer har vi 

vurdert tiltaket på ny og valgt å endre naustet slik at det er innenfor satte bestemmelser. Det betyr igjen at 

nabovarselet dispensasjonssøknad utgår. (varslet dispensasjonssøknad og naust-tegning er vedlagt i søknaden, 

men kun for info for saksbehandler). Det er vedlagt ny dispensasjonssøknad som kun gjelder at det i reg.plan 

ikke er vist byggelinje mot sjø (pl.bl. §1.8). 

I merknader fra naboer blir høyde på nabovarslet naust nevnt som høyt (5,9m), men søkt naust vil nå være på 

5 m med uberegnbart areal på hems. BYA areal er redusert fra 39m2 til 29,8m2.  
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Plassering er også nevnt i nabomerknad. Plassering blir lik som i nabovarsel, dvs. at naustet legges innenfor 

arealformål for naust og vil ikke ligge i brytning av annet formål. Nåværende naust i område ligger i dag uten 

avstand til grense i vest, men nå vil avstand bli på 2m som er etter bestemmelser på minimum 1 m. Dette gjør 

også at vi får et bedre adkomstområde til naustet fra fellesareal i vest . Med nå valgt naust så er det ikke behov 

for dispensasjon for naustet størrelse eller høyde og det er innhentet avstandserklæring fra berørt nabo på 

109/ 58. 

Dette som svar på nabomerknad og redegjørelse for saksbehandling.» 

Kommunens kommentarer til merknader: 

Hva gjelder høyde og areal så er dette redusert og nabomerknader er i så måte hensyntatt. Videre er nå både 

høyde, areal og plassering innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Dispensasjon  

• Tiltaket er i strid med pbl. § 1-8, byggeforbud i strandsonen. 

• Søkerens begrunnelse:  

«Når reg.plan for område ble godkjent i 2013 så var det ikke påkrevet å vise/definere byggelinje mot sjø. 

Arealformål med sine byggegrenser var da gjeldende som begrensing av bruken av område. Som vi forstår 

så er det etter ca 2016 blitt påkrevd av Statsforvalter at det må søkes om dispensasjon for uavklart 

byggelinje mot sjø, altså pl.bl. § 1-8 - 100m belte mot sjø. Som eier finner vi dette nokså uforståelig siden 

reg.plan har så tydelige bestemmelser av område og hva som kan bygges hvor. Søkt naust er innenfor 

satte bestemmelser både i plassering og utforming. Derfor mener vi at tiltaket ikke endrer på hva 

intensjonen av en reg.plan har og at en vurdering av byggelinje mot sjø ikke har noen avvikende 

elementer, men kun positive tilpassinger.» 

 

• Uttale fra sektormyndigheter: Omsøkt tiltak er i henhold til plan og er derfor vurdert og ikke berøre 

regionale interesser. Uttaler er derfor ikke innhentet. 

Vurdering av dispensasjonssøknad 
Etter pbl § 19-2 (2) skal ikke dispensasjon gis: 

• Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse 

eller nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 

• Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan gi dispensasjon. 

Vurdering av vilkåret i første kulepunkt: I strandsonen skal det etter pbl. § 1-8 første ledd tas særlig hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Disse hensynene skal ikke bli 

skadelidende om dispensasjon gis. Strandsonen er definert som område av nasjonal verdi. Karmøy kommune 

er blant de kystkommuner i Rogaland med stort press på arealene. 

Gjeldende reguleringsplan er fra 2013, og som tiltakshaver skriver så var det ikke krav om byggegrense mot 

sjø. Det er likevel formålsgrenser som sikrer allmennhetens tilgang til strandsonen og bestemmelser i plan som 

sikrer at område ikke skal sperres av. Planen har vurdert og hensyntatt strandsoneinteressene, omsøkt tiltak er 

i henhold til plan og tiltaket er derfor ikke vurdert å berøre regionale interesser utover det som følger av plan. 

Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt. 

Vurdering av vilkåret i andre kulepunkt: Fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får oppført naust i 

tråd med plan. Det er detaljregulering for området, men uten byggegrense, likevel slik at byggegrense mot sjø 

var tiltenkt å være formålsgrensen. Kommunen kan ikke se at det er noen fare for presedens for bygging i 100-

metersbeltet og fordelene er derfor klart større enn ulempene. 

Samlet vurdering 

Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og det gis derfor dispensasjon.  
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Vurdering etter naturmangfoldloven 
Forholdet er vurdert i plan. 

Samfunnssikkerhet 
Stormflovurdering: «Som vi beskriver i søknadsblankett og som vist på tegninger så har vi søkt inn naust et 

med en gulvhøyde pa 1,8 moh. I tillegg vil hele ringmuren som betongkonstruksjon ha en høyde på 2,5 moh. 

Dvs at alt trevirke konstruksjon står over 2,5 moh. På den måten vil ikke denne del av konstruksjon bli påvirket 

og da ikke være i fare vann/råteskader. Skulle det være ved enkelte tilfeller med stormflo så er naustet god 

beskyttet mot dette. 

Stedet hvor naustet ligger er også en plass som ikke blir påvirket av brottsjø med direkte påvirkning av kraftige 

bølger el.lign. Her inne i fjorden er det kun stedlige mindre bølger og ved en evnt. stormflo er det rolige innsig. 

Etter erfaring med eiendommen over flere tiår så har nåværende naust som ligger lavere enn søkt tiltak ikke 

vært påvirket av stormflo. Vi forstår at tiltaket skal tilpasses fremtidig sjøhøyde og derfor har vi søkt naustet 

med noe høyere gulvhøyde og da med tiltak som nevnt over. 

Ut fra hva kommunen i de senere tider har godkjent av naust og dets høydeplassering, så er vårt naust som 

ikke er plassert f.eks. på vestsiden av Karmøy, godt sikret for påvirkning av stormflo m.m.» 

Kommunen finner dette tilfredsstillende. 

Visuelle kvaliteter 
Lovfestede krav er ivaretatt.  

Gebyr 
Saksbehandlingsgebyr er etter Karmøy kommunes gebyrregulativ: 

3.10.7 - Naust 5950 1 5950 

3.12.3 - Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav, etc. 7500 1 7500 

 

Totalt gebyr å betale 13450 

 

Faktura blir ettersendt til tiltakshaver. 

Merknader 

• Det må søkes om ferdigattest. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen, jf. pbl. § 21-10. 

• Denne tillatelsen skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen. 

• Er tiltaket ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller tillatelsen bort. Det samme gjelder 

dersom tiltaket blir innstilt i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 

• Bygningen/tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen gjelder. 

  



 

Side 5 av 6 

Du kan klage på vedtaket 
Som part i saken har du rett til å klage på vedtaket innen tre uker fra du fikk dette brevet. Du finner mer 

informasjon om klageretten på siste side. 

sektor areal- og byggesak har behandlet saken, jf. kommuneloven § 13-1, sjette ledd. Det er et administrativt 

vedtak, fattet etter gjeldende delegeringsreglement, vedtaksnr. 1413/22. 

 

Med hilsen 

Runar Lunde Birthe Smistad 
areal- og byggesakssjef Saksbehandler 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 

 

Kopi til:    
Inge Johannes Froestad MARTIN NIELSENS GATE 43C 5529 Haugesund 
Therese Pedersen SVENNAHAUGEN 37 5516 Haugesund 
 

Vedlegg: 
situasjonsplan 
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Klagerett  
Du har rett til å klage på dette vedtaket. Klageretten er omtalt i forvaltningsloven § 28.    

Klagefrist  Klagefristen er tre uker fra den dagen du fikk dette brevet. Det er nok at 

klagen er sendt på e-post eller postlagt før fristen går ut. Dersom du 

klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, 

bør du opplyse om datoen for når du mottok brevet. Dersom du klager 

for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få lengre klagefrist. 

Dette må i så fall begrunnes.  

Innhold i klagen   Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, 

hvilke endringer du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha 

noe å si for vår vurdering av klagen. Klagen må være underskrevet.   

Hvem sender du klagen til?  Klagen sender du på e-post til post@karmoy.kommune.no eller i brev 

til Karmøy kommune, sektor areal- og byggesak, Rådhuset, postboks 

167, 4291 KOPERVIK. Dersom vedtaket vårt ikke endres som følge av 

klagen, sender vi klagen til klageinstansen for endelig vedtak.  

Klageinstans      Statsforvalteren er klageinstans i noen saker, og kommunens 

formannskap eller klageutvalg, er klageinstans i andre saker. Dersom 

saken går til en klageinstans, vil du få konkret beskjed om hvilken 

instans det er. 

Rett til å se dokumentene og til 

å kreve veiledning   

Med noen unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

dette finner du i §§ 18 og 19 i forvaltningsloven. Har du behov for 

veiledning, ta kontakt med oss, så vil vi gi nærmere veiledning om retten 

til å klage, om framgangsmåten og om saksgangen ellers. 

Kostnadene med klagesaken   Hvis vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få 

dekket større kostnader som har vært nødvendige for å få 

endret vedtaket, f.eks. til advokathjelp. Hvis det trengs, vil 

klageinstansen orientere deg om retten til å kreve å få dekket 

saksomkostninger. Eventuelt krav om dekning 

av saksomkostninger må fremmes innen tre uker etter at det nye 

vedtaket ble gjort kjent for deg.  

Klage til sivilombudsmannen   Hvis du mener at du er urettferdig behandlet av den offentlige 

forvaltningen, kan du sende inn en klage til 

Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men 

kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har 

behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette 

gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd (regjeringen). Da 

kan du ikke senere få saken din inn for Sivilombudsmannen. 
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