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Oversender søknad til uttalelse - To hagestuer og levegg mellom - gnr. 106, bnr. 78 - 
Fosnanesvegen 71
Tiltak: To hagestuer og levegg mellom
Byggested: Gbnr: 106/78 Fosnanesvegen 71
Tiltakshaver: Lene Østensen
Ansvarlig søker:

Karmøy kommune har 30.11.21 mottatt søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden gjelder oppføring av to 
hagestuer med levegg mellom 

Informasjon om tiltaket
• Planstatus og arealanvendelse: 
Kommuneplanens arealdel: LNF

• Søknad om dispensasjon fra: 
Plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, i tillegg til kommuneplan 
pkt. 9.1 b/LNF hva gjelder utnyttingsgrad 200 m2.

• Tiltakshavers begrunnelse: 
Kommuneplanens bestemmelser § 9.1.b.
Etter oppføring av hagestuene vil samlet BYA være 258m2, det vil si 58m2 over tillatt areal. Eiendommen ligger 
landlig til mot Lindøy med kupert terreng mot øst. Da boligen og hagestuer er plassert lengst mot vest med et 
stort grønt areal foran vil ikke omsøkt tiltak virke ruvende da hagestuene ligger på en naturlig terrenghylle på 
nivå med boligens førsteetasje.

Det er kun nabo i sør, 106/87, som vil bli direkte påvirket av tiltaket. Innkjøringen til eiendom 106/87 går like 
forbi tiltakshavers terrasse- og uteområde, slik at skulle omsøkt tiltak godkjennes vil tiltakshaver få et 
privatisert terrasse- og uteområde.

Slik vi ser det er fordelene større enn ulempene og vi kan ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt 
da tomtearealet er på hele 1183m 2 og boligen ligger i relativt åpent areal.

§ 1- 8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.
Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1- 8 som gjelder forbud mot tiltak innenfor 100 
metersbeltet.

På tiltakshavers eiendom er det allerede oppført både bolig og garasje. Vi kan derfor ikke se at hagestuer med 
levegg vil tilsidesett e hensynene bak bestemmelsen eller sette noen form for presedens i området. Med dette 
kan vi ikke se at det er noen ulemper for bundet med tiltaket.
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• Ingen kjente kulturminner: 

• Naturmangfold: 
Tiltaket plasseres på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Tiltaket vil ikke berøre særlige 
naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.
 
• Vurdering av om dispensasjon bør gis: 
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø, samt pbl. § 
11-6, virkning av kommuneplan, herunder utnyttingsgrad og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 
tillatelse til tiltak. 

Kommunen vurderer at søknaden om dispensasjon fra pbl. § 11-6, virkning av kommuneplan hva gjelder 
utnyttingsgrad, skal behandles som en dispensasjon fra formål LNF. Da omsøkt tiltak ikke faller inn under 
unntakene som er listet opp i pkt. 9.1 så blir det ikke lenger tiltak som tillates i LNF, og derfor blir det en 
dispensasjon fra formål.

Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra formål LNF: 
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 
De generelle hensyn bak at et område avsettes til LNF-formål er å ivareta landbruksproduksjon og /eller sikre 
naturområder med spesielle naturkvaliteter og/eller spesiell betydning for friluftslivet. (Dette er arealer som i 
det vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruket og for bruk av området til 
friluftsliv.)

Omsøkt tiltak ligger på eiendom som allerede er bebygd med enebolig. Det er derfor åpnet opp for ulike tiltak, 
men omsøkt tiltak vil overskride BYA som er satt til 200 m2. Kommunen kan likevel ikke se at overskridelsen i 
dette tilfellet vil gå utover formål LNF da denne allerede er tilsidesatt gjennom allerede utbygd eneboligtomt.

Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen: 
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 
I strandsonen skal det etter pbl. § 1-8 første ledd tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap 
og andre allmenne interesser. Disse hensynene skal ikke bli skadelidende om dispensasjon gis. Strandsonen er 
definert som område av nasjonal verdi. Karmøy kommune er blant de kystkommuner i Rogaland med stort 
press på arealene. 

Kommunen vurderer at det omsøkte tiltaket ikke vil medføre noen reell endring hva gjelder allerede privatisert 
eiendom, da heller ikke føre til økt privatisering enn det som allerede er tilfellet i dag. Kommunen kan heller 
ikke se at natur og miljø blir påvirket negativt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
Det er alltid en ulempe ved å gi dispensasjon da det kan føre til presedens, men omsøkt tiltak er vurdert 
konkret, kommuneplanen åpner opp for tiltak på allerede bebygd boligeiendom i LNF-område og det endrer i 
liten grad dagens situasjon hva gjelder begrunnelsen for forbud i strandsonen og utnytting. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er at man i større grad får nyttet seg av eiendommen gjennom hele året uten at det går utover 
uteoppholdsareal, belastningen på området eller miljøet for øvrig. Fordelene vurderes klart større enn 
ulempene.

Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og anbefaler at det gis 
dispensasjon. 
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Har du innspill?
Før kommunen behandler saken videre, ber vi om deres uttalelse. Frist er satt til 27.12.2021.

Vedlagt følger kopi av søknad med vedlegg.

Har du spørsmål?
Ta kontakt om dere har spørsmål i saken.

Med hilsen

Birthe Smistad

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Lene Østensen Fosnanesvegen 71 5546 RØYKSUND
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

Vedlegg:
Gnr. 106, bnr. 78 - To hagestuer og levegg mellom - Fosnanesvegen 71
Følgebrev
Situasjonsplan
Tegning - Eksisterende fasade nord og øst
Tegning - Eksisterende fasade sør og vest
Plantegning og snitt
Tegning - Fasade nord og øst
Tegning - Fasade sør og vest



Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Oppl ysning er gitt i soknaden eller vedlegg til soknaden vi bi registrert i matrikk elen .

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? [X] Ja

Er det behov for tillatelse/samtykke/ul1alelse fra annen myndighet? D Ja

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf . pbl § 21-7 andre ledd

L »
[5]e

Nabovars ling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156) .

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? D Ja [X] Nei

Søknaden gjelder
Gnr. IBnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygnin gsnr. I Bolignr. I Kommune

Eiendom/ 106 78 0 0 Karmøy
byggested Adresse Postnr. I Poststed

Fosnanesvegen 71 5546 Røyksund

Mindr e tiltak til beby gd eiendom, pb l $ 20-4 0g SA K kap. 3- [X] Fritt liggende bygning (ikke bolig formal) < 70 m2  Skilt/reklame (SAK10 $ 3-1 d)- Tilby gg < 50 m2

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m, jf. pbl $ 20-4 bokstav b) og SAK10 $ 3-2-
Midlerti dig bygning/kon struksjon/ anle gg (som Ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)-

Tiltakets a rt
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel ellr omvendt innenfor en bruksenhet)-

- Riv ing av tiltak som nevnt i SAK10 $ 3-1

Oppretting/endring  Grunn-  Anleggs-  Festegrunn D Arealoverføringav matrikk elenhet eiendom eiendom over 10 år

] Aon-
Bes kriv med egne ord hva du skal gjøre

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Planstatus Arealdel av kommuneplan [] Regulerin gsplan [] eb y ggelsesplan D Eventuelt andre planer
mv. Navn på plan

Kommuneplanens Arealdel 2014-2023

BYA eksisterende I BYA nytt

I 

Sum BYA

I 

BRA eksisterende I BRA nytt ISum BRA

I 

Tomteareal
Areal 208,00 50,00 258,00 1183

Vis beregning av grad av utnytt ing. Vei ledning f innes pawww.dibk. no eller kontakt kommunen

Kommuneplanens punkt 9.1.b,
Følgende tiltak på eksisterende bebygde boligeiendommer utenfor 100-metersbeltet og
på eiendommer mindre enn 1,5 da innenfor 100-metersbeltet til sjø, kan behandles og
tillates gjennom enkeltv ise søknader:

Grad av - Tilbygg, påbygg samt nybygg ved riv ing av eksisterende bolig med samlet BYA

utnytt ing inntil 200 m2.

BYA eksisterende: 208m2
BYA nytt 50m2
Totalt BYA = 258m2

Dispensasjon ligger vedlagt.

Plass ering

Er det strømførende linje/kabel eller nel1stasjon/transformator i, over eller L [5 e
i nærheten av tiltaket?

I 
Vedlegg nr.

Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Q -

av tilta ket
Kan vann og avløpssledninger være i konf likt med tiltaket? L [5 e

I 

Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rett ighetshaver være dokumentert Q -

Minste avstand til nabogrense § m

Avstand Minste avstand t il annen bygning m

Minste avstand t il midten av vei m Dette skal vises på situasjonsplanen

B l an kett 5 1 5 3 B ok m al U tgitt a v D i r e kt o r a t e t f o r b y g gk v al i t e t 0 1.10 .202 0 Side 1 av 2



Lene Østensen

Fosnanesvegen 71 5546 Røyksund

grycarolin@eskildkvala.no
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Søknad om frittliggende bygning – gnr. 106, bnr. 78, Fosnanesvegen 71  
 
Det søkes om frittliggende bygning (ikke boligformål) under 70m2 
 
TILTAKSHAVER OG EIER:   
Tiltakshaver er Lene Østensen  
 
BESKRIVELSE AV TILTAKET: 
Omsøkt tiltak gjelder to stk. hagestuer med levegg mellom.  
 
UTNYTTELSE 
Kommuneplanens punkt 9.1.b; 
Følgende tiltak på eksisterende bebygde boligeiendommer utenfor 100-metersbeltet og 
på eiendommer mindre enn 1,5 da innenfor 100-metersbeltet til sjø, kan behandles og 
tillates gjennom enkeltvise søknader:  
- Tilbygg, påbygg samt nybygg ved riving av eksisterende bolig med samlet BYA 
inntil 200 m2. 
 
BYA eksisterende bolig + del av garasje: 208m2  
BYA nye hagestuer: 50m2  
Totalt BYA = 258m2  
 
Da dette gjelder frittstående bygning og ikke tilbygg eller påbygg mener vi om omsøkt tiltak 
kommer utenfor utnyttelsen med BYA på 200m2. Vi har likevel valgt å søke dispensasjon for 
overskridelsen da vi tenker kommunen muligens ser på totalt BYA som inklusive hagestuer. 
 
DISPENSASJONER 
Det søkes herved dispensasjon fra; 
 
Kommuneplanens bestemmelser § 9.1.b.   
samlet BYA kan ikke overstige 200m2. 
Etter oppføring av hagestuene vil samlet BYA være 258m2, det vil si 58m2 over tillatt areal.  
Eiendommen ligger landlig til mot Lindøy med kupert terreng mot øst. Da boligen og 
hagestuer er plassert lengst mot vest med et stort grønt areal foran vil ikke omsøkt tiltak virke 
ruvende da hagestuene ligger på en naturlig terrenghylle på nivå med boligens førsteetasje.   
 



Det er kun nabo i sø r, 106/ 87, som vil bli dir ekt e påvir ket av t ilt ake t . I nnkj ø ringen t il e iendom
106/ 87 går like f or bi t ilt akshave r s t er rasse - og uteom råde, s lik a t skulle omsø kt t ilt ak
godkj ennes vil t ilt akshave r f å e t pr ivat ise rt t e rra sse - og ut eom råde.

Slik vi ser det er f or de lene s t ø r re enn ulem pene og v i kan ikke se a t hensynet bak
bes t emmelsen blir t ils ide sa t t da t om t e ar ea le t er på hele 1183m 2 og boligen ligge r i re la t ivt
åpent ar ea l.

§ 1- 8. F or bu d mo t til t ak mv. l an g s s j ø o g va s s drag .
De t sø ke s om dispensas j on f r a plan- og bygnings love ns § 1- 8 s om gjelder f or bud mot t ilt ak
innenf or 100- m et ersbelt e t .

På t ilt akshaver s e iendom e r de t a ller ede oppf ør t både bolig og ga r asj e . Vi kan de rf or ikke se
at hages t ue r med leve gg vil t ils idese t t e hensynene bak best em me lsen e ller se t t e noen f orm
f or pr esedens i omr ådet . M ed de t t e ka n vi ikke se a t det er noen ulem per for bunde t med
t ilt ake t.

NABO V A RSEL
Nabova r sel ble sendt vi F e lle s t jenes t er Bygg 18.11. 21.
Alle naboer ha r samt ykke t og samt ykker ligge r vedlagt .

M ed ve nnlig hilsen

………………………….
G r y C. Svendsen
v/ E skild K va la A S f or t ilt akshave r



TEGN.

MÅL

DATO

TEGN. NR.

PROSJ.NR.

REV. ANT. REVIDERINGEN GJELDER SIGN. DATO

Fosnanesvegen 71, Røyksund 5546
Karmøy

Duc o-Østensen 03.11.2021

1:500

GCS

1241121

500

Gnr: 106 Bnr: 78

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:©Norkart 2021

01.11.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:500Karmøy kommune

106/78

UTM-32

Situasjonskart

Adresse: Fosnanesvegen 71

1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget
2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

1,1

1,1 1,0

1,5

13,2

10,7

6,7

3,8

7,6

Ca. 
80m

til sjø

8,2

4,1

30,4 m2

EKSISTERENDE BOD RIVES

19,8 m2

REV.: 30.11.21



Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Gnr: 106   Bnr: 78: Mål:

Dato:

Tegn:
Prosjekt:
Tegn.nr:

Tegningen er beskyttet i.h.t. lov om opphavsrett.

Fosnanesvegen 71,  Røyksund 5546

Karmøy

Duco-Østensen
17.11.2021
GCS
1241121
5051:100

EKSISTERENDE FASADE ØST

EKSISTERENDE FASADE NORD



Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Gnr: 106   Bnr: 78: Mål:

Dato:

Tegn:
Prosjekt:
Tegn.nr:

Tegningen er beskyttet i.h.t. lov om opphavsrett.

Fosnanesvegen 71,  Røyksund 5546

Karmøy

Duco-Østensen
17.11.2021
GCS
1241121
5061:100

EKSISTERENDE FASADE VEST

EKSISTERENDE FASADE SØR



Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Gnr: 106   Bnr: 78: Mål:

Dato:

Tegn:
Prosjekt:
Tegn.nr:

Tegningen er beskyttet i.h.t. lov om opphavsrett.

Fosnanesvegen 71,  Røyksund 5546

Karmøy

Duco-Østensen
03.11.2021
GCS
1241121
5011:100
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Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Gnr: 106 Bnr: 78: Mål:

Dato:

Tegn:

Prosjekt:

Tegn.nr:

Tegningen er beskyttet i.h.t. lov om opphavsrett.

Fosna nesvegen 71, Røyksund 5546

Ka rmøy

Duc o-Østensen
03.11.2021
GCS
1241121
5031:100

FASADE ØST

FASADE NORD



Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Gnr: 106 Bnr: 78: Mål:

Dato:

Tegn:

Prosjekt:

Tegn.nr:

Tegningen er beskyttet i.h.t. lov om opphavsrett.

Fosna nesvegen 71, Røyksund 5546

Ka rmøy

Duc o-Østensen
03.11.2021
GCS
1241121
5041:100

FASADE VEST

FASADE SØR
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